
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 24 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,8 11,5 6,91 8,3 9,2 6,03 1,3 4,4 0,20 2,8 5,3 1,43 22,2 30,4 14,57 163,140 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 9 ENİS DEMİRBAĞ 11A 17 7 15,25 19 7 17,25 1 3 0,25 11 4 10,00 48 21 42,75 271,280 1 1 461 323,028 3 3 380 179,763 1 1 958 220,326 3 3 1332

2 101 MELEK TUNÇAY 11A 22 6 20,50 17 4 16,00 1 0 1,00 4 6 2,50 44 16 40,00 261,530 2 2 599 349,294 1 1 182 134,444 4 5 1673 260,680 1 1 594

3 112 YUNUS EMRE KARA 11A 17 8 15,00 21 6 19,50 0 1 -0,25 5 8 3,00 43 23 37,25 253,784 3 3 745 335,419 2 2 282 129,732 5 6 1801 215,611 5 5 1444

4 12 HİLAL TUĞBA ÜNLÜ 11A 17 9 14,75 10 9 7,75 2 1 1,75 5 5 3,75 34 24 28,00 226,954 4 4 1463 259,156 6 6 1202 148,936 2 3 1378 225,936 2 2 1205

5 11 MUHAMMET ENES ER 11A 15 4 14,00 10 2 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 7 24,25 215,208 5 5 1810 265,241 4 4 1095 117,775 10 15 2253 216,304 4 4 1432

6 557 ZEYNEP BULUT 11A 15 12 12,00 14 14 10,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 31 29 23,75 214,187 6 6 1846 260,139 5 5 1184 121,306 7 10 2069 195,130 6 6 2018

7 175 DERYA SEZER 11A 12 9 9,75 9 10 6,50 1 5 -0,25 6 8 4,00 28 32 20,00 203,840 7 7 2211 219,714 8 8 1899 138,400 3 4 1584 179,769 7 8 2425

8 121 ON KO 11B 13 12 10,00 8 6 6,50 1 2 0,50 3 7 1,25 25 27 18,25 198,144 1 8 2399 215,890 2 10 1978 123,375 2 7 2010 185,988 1 7 2281

9 189 TALHA EFE KESKİN 11A 9 10 6,50 12 6 10,50 0 6 -1,50 3 4 2,00 24 26 17,50 196,235 8 9 2466 223,951 7 7 1810 116,249 11 16 2358 150,062 9 13 3045

10 103 VE US 11B 11 11 8,25 10 8 8,00 1 0 1,00 22 19 17,25 195,230 2 10 2495 212,157 3 11 2048 118,416 4 13 2230 171,033 3 10 2636

11 182 GÜ SA 11B 12 12 9,00 10 8 8,00 22 20 17,00 194,270 3 11 2525 218,053 1 9 1932 112,730 6 17 2515 176,153 2 9 2517

12 114 İR AB 11A 9 8 7,00 8 8 6,00 17 16 13,00 182,662 9 12 2892 194,583 9 12 2349 112,730 12 17 2515 162,499 8 11 2829

13 561 AŞ BÜ 11B 10 12 7,00 7 15 3,25 1 1 0,75 18 28 11,00 176,988 4 13 3032 171,655 4 13 2724 118,211 5 14 2238 162,499 4 11 2829

14 99 RE  GÜ 11B 7 23 1,25 5 25 -1,25 9 21 3,75 9 21 3,75 30 90 7,50 167,532 5 14 3220 106,338 12 23 3669 163,978 1 2 1157 145,804 5 14 3119

15 201 YA BÜ 11B 8 15 4,25 7 14 3,50 15 29 7,75 167,430 6 15 3224 161,106 5 14 2868 112,730 6 17 2515 143,725 7 18 3161

16 243 YUNUS EMRE UYAR 11A 8 22 2,50 8 21 2,75 3 4 2,00 3 15 -0,75 22 62 6,50 163,655 10 16 3299 142,704 10 15 3085 120,727 8 11 2117 143,810 10 16 3159

17 243 YUNUS EMRE UYAR 11A 8 22 2,50 8 21 2,75 3 4 2,00 3 15 -0,75 22 62 6,50 163,655 10 16 3299 142,704 10 15 3085 120,727 8 11 2117 143,810 10 16 3159

18 88 MU AK 11B 6 6 4,50 6 6 4,50 157,946 7 18 3391 136,784 7 18 3149 112,730 6 17 2515 145,432 6 15 3125

19 102 ÖZ ER 11B 6 15 2,25 5 12 2,00 0 3 -0,75 11 30 3,50 154,936 8 19 3432 138,168 6 17 3137 107,554 10 22 3575 130,071 8 19 3381

20 118 ÖZ CE 11B 3 5 1,75 3 5 1,75 150,004 9 20 3481 119,148 10 21 3331 112,730 6 17 2515 126,657 9 20 3413

21 109 PO ER 11B 4 15 0,25 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 10 25 3,75 123,547 8 19 3295 123,301 3 8 2011 113,409 10 21 3646

22 550 ER KO 11B 1 11 -1,75 6 9 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 8 28 1,00 119,827 9 20 3326 107,216 11 23 3582 96,747 11 23 3743

23 13 YAREN YİĞİT 11A 5 23 -0,75 2 8 0,00 6 24 0,00 7 23 1,25 20 78 0,50 105,414 12 24 3680 121,358 6 9 2065 109,590 12 22 3684

24 156 İS ER 11B 3 27 -3,75 3 27 -3,75 107,925 11 22 3418 88,483 12 24 3748 92,150 12 24 3749
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 24 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,8 11,5 6,91 8,3 9,2 6,03 1,3 4,4 0,20 2,8 5,3 1,43 22,2 30,4 14,57 163,140 0,000 0,000 0,000
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 24 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,8 11,5 6,91 8,3 9,2 6,03 1,3 4,4 0,20 2,8 5,3 1,43 22,2 30,4 14,57 163,140 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 9 ENİS DEMİRBAĞ 11A 17 7 15,25 19 7 17,25 1 3 0,25 11 4 10,00 48 21 42,75 271,280 1 1 461 323,028 3 3 380 179,763 1 1 958 220,326 3 3 1332

2 99 RE  GÜ 11B 7 23 1,25 5 25 -1,25 9 21 3,75 9 21 3,75 30 90 7,50 167,532 5 14 3220 106,338 12 23 3669 163,978 1 2 1157 145,804 5 14 3119

3 12 HİLAL TUĞBA ÜNLÜ 11A 17 9 14,75 10 9 7,75 2 1 1,75 5 5 3,75 34 24 28,00 226,954 4 4 1463 259,156 6 6 1202 148,936 2 3 1378 225,936 2 2 1205

4 175 DERYA SEZER 11A 12 9 9,75 9 10 6,50 1 5 -0,25 6 8 4,00 28 32 20,00 203,840 7 7 2211 219,714 8 8 1899 138,400 3 4 1584 179,769 7 8 2425

5 101 MELEK TUNÇAY 11A 22 6 20,50 17 4 16,00 1 0 1,00 4 6 2,50 44 16 40,00 261,530 2 2 599 349,294 1 1 182 134,444 4 5 1673 260,680 1 1 594

6 112 YUNUS EMRE KARA 11A 17 8 15,00 21 6 19,50 0 1 -0,25 5 8 3,00 43 23 37,25 253,784 3 3 745 335,419 2 2 282 129,732 5 6 1801 215,611 5 5 1444

7 121 ON KO 11B 13 12 10,00 8 6 6,50 1 2 0,50 3 7 1,25 25 27 18,25 198,144 1 8 2399 215,890 2 10 1978 123,375 2 7 2010 185,988 1 7 2281

8 109 PO ER 11B 4 15 0,25 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 10 25 3,75 123,547 8 19 3295 123,301 3 8 2011 113,409 10 21 3646

9 13 YAREN YİĞİT 11A 5 23 -0,75 2 8 0,00 6 24 0,00 7 23 1,25 20 78 0,50 105,414 12 24 3680 121,358 6 9 2065 109,590 12 22 3684

10 557 ZEYNEP BULUT 11A 15 12 12,00 14 14 10,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 31 29 23,75 214,187 6 6 1846 260,139 5 5 1184 121,306 7 10 2069 195,130 6 6 2018

11 243 YUNUS EMRE UYAR 11A 8 22 2,50 8 21 2,75 3 4 2,00 3 15 -0,75 22 62 6,50 163,655 10 16 3299 142,704 10 15 3085 120,727 8 11 2117 143,810 10 16 3159

12 243 YUNUS EMRE UYAR 11A 8 22 2,50 8 21 2,75 3 4 2,00 3 15 -0,75 22 62 6,50 163,655 10 16 3299 142,704 10 15 3085 120,727 8 11 2117 143,810 10 16 3159

13 103 VE US 11B 11 11 8,25 10 8 8,00 1 0 1,00 22 19 17,25 195,230 2 10 2495 212,157 3 11 2048 118,416 4 13 2230 171,033 3 10 2636

14 561 AŞ BÜ 11B 10 12 7,00 7 15 3,25 1 1 0,75 18 28 11,00 176,988 4 13 3032 171,655 4 13 2724 118,211 5 14 2238 162,499 4 11 2829

15 11 MUHAMMET ENES ER 11A 15 4 14,00 10 2 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 7 24,25 215,208 5 5 1810 265,241 4 4 1095 117,775 10 15 2253 216,304 4 4 1432

16 189 TALHA EFE KESKİN 11A 9 10 6,50 12 6 10,50 0 6 -1,50 3 4 2,00 24 26 17,50 196,235 8 9 2466 223,951 7 7 1810 116,249 11 16 2358 150,062 9 13 3045

17 182 GÜ SA 11B 12 12 9,00 10 8 8,00 22 20 17,00 194,270 3 11 2525 218,053 1 9 1932 112,730 6 17 2515 176,153 2 9 2517

18 114 İR AB 11A 9 8 7,00 8 8 6,00 17 16 13,00 182,662 9 12 2892 194,583 9 12 2349 112,730 12 17 2515 162,499 8 11 2829

19 201 YA BÜ 11B 8 15 4,25 7 14 3,50 15 29 7,75 167,430 6 15 3224 161,106 5 14 2868 112,730 6 17 2515 143,725 7 18 3161

20 88 MU AK 11B 6 6 4,50 6 6 4,50 157,946 7 18 3391 136,784 7 18 3149 112,730 6 17 2515 145,432 6 15 3125

21 118 ÖZ CE 11B 3 5 1,75 3 5 1,75 150,004 9 20 3481 119,148 10 21 3331 112,730 6 17 2515 126,657 9 20 3413

22 102 ÖZ ER 11B 6 15 2,25 5 12 2,00 0 3 -0,75 11 30 3,50 154,936 8 19 3432 138,168 6 17 3137 107,554 10 22 3575 130,071 8 19 3381

23 550 ER KO 11B 1 11 -1,75 6 9 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 8 28 1,00 119,827 9 20 3326 107,216 11 23 3582 96,747 11 23 3743

24 156 İS ER 11B 3 27 -3,75 3 27 -3,75 107,925 11 22 3418 88,483 12 24 3748 92,150 12 24 3749
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 24 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 24 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,8 11,5 6,91 8,3 9,2 6,03 1,3 4,4 0,20 2,8 5,3 1,43 22,2 30,4 14,57 163,140 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 101 MELEK TUNÇAY 11A 22 6 20,50 17 4 16,00 1 0 1,00 4 6 2,50 44 16 40,00 261,530 2 2 599 349,294 1 1 182 134,444 4 5 1673 260,680 1 1 594

2 12 HİLAL TUĞBA ÜNLÜ 11A 17 9 14,75 10 9 7,75 2 1 1,75 5 5 3,75 34 24 28,00 226,954 4 4 1463 259,156 6 6 1202 148,936 2 3 1378 225,936 2 2 1205

3 9 ENİS DEMİRBAĞ 11A 17 7 15,25 19 7 17,25 1 3 0,25 11 4 10,00 48 21 42,75 271,280 1 1 461 323,028 3 3 380 179,763 1 1 958 220,326 3 3 1332

4 11 MUHAMMET ENES ER 11A 15 4 14,00 10 2 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 7 24,25 215,208 5 5 1810 265,241 4 4 1095 117,775 10 15 2253 216,304 4 4 1432

5 112 YUNUS EMRE KARA 11A 17 8 15,00 21 6 19,50 0 1 -0,25 5 8 3,00 43 23 37,25 253,784 3 3 745 335,419 2 2 282 129,732 5 6 1801 215,611 5 5 1444

6 557 ZEYNEP BULUT 11A 15 12 12,00 14 14 10,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 31 29 23,75 214,187 6 6 1846 260,139 5 5 1184 121,306 7 10 2069 195,130 6 6 2018

7 121 ON KO 11B 13 12 10,00 8 6 6,50 1 2 0,50 3 7 1,25 25 27 18,25 198,144 1 8 2399 215,890 2 10 1978 123,375 2 7 2010 185,988 1 7 2281

8 175 DERYA SEZER 11A 12 9 9,75 9 10 6,50 1 5 -0,25 6 8 4,00 28 32 20,00 203,840 7 7 2211 219,714 8 8 1899 138,400 3 4 1584 179,769 7 8 2425

9 182 GÜ SA 11B 12 12 9,00 10 8 8,00 22 20 17,00 194,270 3 11 2525 218,053 1 9 1932 112,730 6 17 2515 176,153 2 9 2517

10 103 VE US 11B 11 11 8,25 10 8 8,00 1 0 1,00 22 19 17,25 195,230 2 10 2495 212,157 3 11 2048 118,416 4 13 2230 171,033 3 10 2636

11 114 İR AB 11A 9 8 7,00 8 8 6,00 17 16 13,00 182,662 9 12 2892 194,583 9 12 2349 112,730 12 17 2515 162,499 8 11 2829

12 561 AŞ BÜ 11B 10 12 7,00 7 15 3,25 1 1 0,75 18 28 11,00 176,988 4 13 3032 171,655 4 13 2724 118,211 5 14 2238 162,499 4 11 2829

13 189 TALHA EFE KESKİN 11A 9 10 6,50 12 6 10,50 0 6 -1,50 3 4 2,00 24 26 17,50 196,235 8 9 2466 223,951 7 7 1810 116,249 11 16 2358 150,062 9 13 3045

14 99 RE  GÜ 11B 7 23 1,25 5 25 -1,25 9 21 3,75 9 21 3,75 30 90 7,50 167,532 5 14 3220 106,338 12 23 3669 163,978 1 2 1157 145,804 5 14 3119

15 88 MU AK 11B 6 6 4,50 6 6 4,50 157,946 7 18 3391 136,784 7 18 3149 112,730 6 17 2515 145,432 6 15 3125

16 243 YUNUS EMRE UYAR 11A 8 22 2,50 8 21 2,75 3 4 2,00 3 15 -0,75 22 62 6,50 163,655 10 16 3299 142,704 10 15 3085 120,727 8 11 2117 143,810 10 16 3159

17 243 YUNUS EMRE UYAR 11A 8 22 2,50 8 21 2,75 3 4 2,00 3 15 -0,75 22 62 6,50 163,655 10 16 3299 142,704 10 15 3085 120,727 8 11 2117 143,810 10 16 3159

18 201 YA BÜ 11B 8 15 4,25 7 14 3,50 15 29 7,75 167,430 6 15 3224 161,106 5 14 2868 112,730 6 17 2515 143,725 7 18 3161

19 102 ÖZ ER 11B 6 15 2,25 5 12 2,00 0 3 -0,75 11 30 3,50 154,936 8 19 3432 138,168 6 17 3137 107,554 10 22 3575 130,071 8 19 3381

20 118 ÖZ CE 11B 3 5 1,75 3 5 1,75 150,004 9 20 3481 119,148 10 21 3331 112,730 6 17 2515 126,657 9 20 3413

21 109 PO ER 11B 4 15 0,25 4 8 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 10 25 3,75 123,547 8 19 3295 123,301 3 8 2011 113,409 10 21 3646

22 13 YAREN YİĞİT 11A 5 23 -0,75 2 8 0,00 6 24 0,00 7 23 1,25 20 78 0,50 105,414 12 24 3680 121,358 6 9 2065 109,590 12 22 3684

23 550 ER KO 11B 1 11 -1,75 6 9 3,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 8 28 1,00 119,827 9 20 3326 107,216 11 23 3582 96,747 11 23 3743

24 156 İS ER 11B 3 27 -3,75 3 27 -3,75 107,925 11 22 3418 88,483 12 24 3748 92,150 12 24 3749
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 24 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,8 11,5 6,91 8,3 9,2 6,03 1,3 4,4 0,20 2,8 5,3 1,43 22,2 30,4 14,57 163,140 0,000 0,000 0,000
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 24 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,75 8,45 9,64 3,57 2,11 3,04 2,86 2,27 2,30 1,42 0,95 1,19 1,67 1,35 1,34 4,82 3,61 3,92 1,25 1,70 0,83 1,23 1,46 0,87 2,09 1,48 1,72 30,66 23,38 24,85 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,79 11,54 6,91 2,04 3,04 1,28 2,88 3,08 2,10 2,29 1,00 2,04 1,13 2,08 0,60 1,29 4,38 0,20 0,71 1,75 0,27 0,75 1,83 0,29 1,29 1,71 0,86 22,17 30,41 14,55 163,140 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 9 ENİS DEMİRBAĞ 11A 17 7 15,25 4 3 3,25 7 3 6,25 5 0 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 2 3,50 4 0 4,00 48 21 42,75 271,280 461 323,028 380 179,763 958 220,326 1332

2 101 MELEK TUNÇAY 11A 22 6 20,50 6 2 5,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 44 16 40,00 261,530 599 349,294 182 134,444 1673 260,680 594

3 112 YUNUS EMRE KARA 11A 17 8 15,00 4 3 3,25 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 2 2 1,50 43 23 37,25 253,784 745 335,419 282 129,732 1801 215,611 1444

4 12 HİLAL TUĞBA ÜNLÜ 11A 17 9 14,75 1 5 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 34 24 28,00 226,954 1463 259,156 1202 148,936 1378 225,936 1205

5 11 MUHAMMET ENES ER 11A 15 4 14,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 7 24,25 215,208 1810 265,241 1095 117,775 2253 216,304 1432

6 557 ZEYNEP BULUT 11A 15 12 12,00 5 5 3,75 3 6 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 31 29 23,75 214,187 1846 260,139 1184 121,306 2069 195,130 2018

7 175 DERYA SEZER 11A 12 9 9,75 1 3 0,25 3 3 2,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 3 4 2,00 3 4 2,00 28 32 20,00 203,840 2211 219,714 1899 138,400 1584 179,769 2425

8 121 ON KO 11B 13 12 10,00 2 3 1,25 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 25 27 18,25 198,144 2399 215,890 1978 123,375 2010 185,988 2281

9 189 TALHA EFE KESKİN 11A 9 10 6,50 0 2 -0,50 7 3 6,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 24 26 17,50 196,235 2466 223,951 1810 116,249 2358 150,062 3045

10 103 VE US 11B 11 11 8,25 6 1 5,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 22 19 17,25 195,230 2495 212,157 2048 118,416 2230 171,033 2636

11 182 GÜ SA 11B 12 12 9,00 3 2 2,50 5 1 4,75 1 2 0,50 1 3 0,25 22 20 17,00 194,270 2525 218,053 1932 112,730 2515 176,153 2517

12 114 İR AB 11A 9 8 7,00 3 5 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 17 16 13,00 182,662 2892 194,583 2349 112,730 2515 162,499 2829

13 561 AŞ BÜ 11B 10 12 7,00 2 5 0,75 3 5 1,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 28 11,00 176,988 3032 171,655 2724 118,211 2238 162,499 2829

14 99 RE  GÜ 11B 7 23 1,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 9 21 3,75 1 9 -1,25 4 6 2,50 4 6 2,50 30 90 7,50 167,532 3220 106,338 3669 163,978 1157 145,804 3119

15 201 YA BÜ 11B 8 15 4,25 3 5 1,75 2 7 0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 15 29 7,75 167,430 3224 161,106 2868 112,730 2515 143,725 3161

16 243 YUNUS EMRE UYAR 11A 8 22 2,50 3 7 1,25 4 6 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 2 5 0,75 22 62 6,50 163,655 3299 142,704 3085 120,727 2117 143,810 3159

17 243 YUNUS EMRE UYAR 11A 8 22 2,50 3 7 1,25 4 6 2,50 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 2 5 0,75 22 62 6,50 163,655 3299 142,704 3085 120,727 2117 143,810 3159

18 88 MU AK 11B 6 6 4,50 6 6 4,50 157,946 3391 136,784 3149 112,730 2515 145,432 3125

19 102 ÖZ ER 11B 6 15 2,25 0 4 -1,00 3 4 2,00 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 11 30 3,50 154,936 3432 138,168 3137 107,554 3575 130,071 3381

20 118 ÖZ CE 11B 3 5 1,75 3 5 1,75 150,004 3481 119,148 3331 112,730 2515 126,657 3413

21 109 PO ER 11B 4 15 0,25 4 0 4,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 10 25 3,75 123,547 3295 123,301 2011 113,409 3646

22 550 ER KO 11B 1 11 -1,75 2 5 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 8 28 1,00 119,827 3326 107,216 3582 96,747 3743

23 13 YAREN YİĞİT 11A 5 23 -0,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 20 78 0,50 105,414 3680 121,358 2065 109,590 3684

24 156 İS ER 11B 3 27 -3,75 3 27 -3,75 107,925 3418 88,483 3748 92,150 3749
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 24 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,75 8,45 9,64 3,57 2,11 3,04 2,86 2,27 2,30 1,42 0,95 1,19 1,67 1,35 1,34 4,82 3,61 3,92 1,25 1,70 0,83 1,23 1,46 0,87 2,09 1,48 1,72 30,66 23,38 24,85 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 9,79 11,54 6,91 2,04 3,04 1,28 2,88 3,08 2,10 2,29 1,00 2,04 1,13 2,08 0,60 1,29 4,38 0,20 0,71 1,75 0,27 0,75 1,83 0,29 1,29 1,71 0,86 22,17 30,41 14,55 163,140 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
11A 11B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
11A 11B



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA SEZER 175 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 28 32 20,00 17 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe c   dDdC de C C EdCBedADc EBB 

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  Ad a d   Db BCcd   BEDAB bcac

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik    d       e  a  c      Be    

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen           eCcdE C e   bEEB dcd

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 2 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 2 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 5 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 3 25
GAZLAR 6 2 1 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİS DEMİRBAĞ 9 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 4 2 3,50 35 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 11 4 10,00 33 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 48 21 42,75 36 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe  BBE ccAdDe Ac C  EBABCdDaACAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal  c  DaDBbEECEAcCBDcaBADEBdDB B

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik     eB      b        c        

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen e B EaB    CA  Edb D  CD E   E

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 2 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 2 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 3 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 2 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 2 25
GAZLAR 6 3 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 0 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TUĞBA ÜNLÜ 12 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 34 24 28,00 23 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe DcB cccA  d cEdCaCEBcBCCDEACAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal Addda   c  C     DdDBADEBdDcb 

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik             Ac      D         

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen  c C      a  C     e adDBE    

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 1 2 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 1 4 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 0 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 2 1 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 1 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 1 0
GAZLAR 6 1 1 17

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 2 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İR AB 114 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 9,08 6,03 7,86

Toplam: 120 17 16 13,00 11 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe B bcaDe BA E  C dc     eB EBe 

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal           DEDcdbdc  BE AdBbd E

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 0 2 0
ŞİİR 6 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 5 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK TUNÇAY 101 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 44 16 40,00 33 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe DcBEABcA eBCAEbC CEBABCCDacCAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AdA DCDB b C    B aDBADEBcDB B

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik                       C       

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen e   E B          eee eC  E b  

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 1 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 0 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 0 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 1 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 3 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 2 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ENES ER 11 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 10 2 9,50 32 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 26 7 24,25 20 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe edCAE bCBABE  C  A    A B EdBD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  c        DbDBC     BEDAB   D 

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik          D                    

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen    e                          

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 1 0 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 0 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 0 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA EFE KESKİN 189 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 24 26 17,50 15 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe  eBEA c  D  c   daa A dCDEebbB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal e    a    dCEAbCBDbDBADEB  c  

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik   b  c d    b   d  a          

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen A  b e   c  A  a D            

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 2 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 2 0
HİKÂYE 3 0 1 0
ŞİİR 6 1 1 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 6 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 3 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 0 25
GAZLAR 6 1 1 17

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN YİĞİT 13 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 23 -0,75 -3 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 2 8 0,00 0 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 7 23 1,25 4 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 20 78 0,50 0 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe acCccDdbccaabbC  dedcddeBdEcee

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal                     eaDeBcbccb

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik BbbdcdcCbcddeBdbbebBccdbcdecCD

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen BbCccdbcbeeCbbddddbCaebdEaDCed

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 0 5 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 2 33
HİKÂYE 3 0 1 0
ŞİİR 6 0 6 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 6 24 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 8 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 3 25
GAZLAR 6 1 5 17

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 3 7 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE KARA 112 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 43 23 37,25 31 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe BACAaDdCBABE  b EcCaDcAe  EBBa

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EbBDaD  c DcDBCcAECEBEDABBABDb

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik                  b            

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen       eB ADacdc    dE   Ede   

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 3 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 2 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 1 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 3 25
GAZLAR 6 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 2 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE UYAR 243 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 8 21 2,75 9 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 3 15 -0,75 -3 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 22 62 6,50 5 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe bedEecceEecdAEAdbababBedccceAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal ecdBDdDdedECdAcCeeaaaAeb deced

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik D   C   e   b   d   c    A    

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen A  dd  e ee  da e de a DcddD d

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 3 0
HİKÂYE 3 3 0 100
ŞİİR 6 1 5 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 3 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 4 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 4 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 3 0
GAZLAR 6 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE UYAR 243 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 8 21 2,75 9 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 3 15 -0,75 -3 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 22 62 6,50 5 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe bedEecceEecdAEAdbababBedccceAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal ecdBDdDdedECdAcCeeaaaAeb deced

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik D   C   e   b   d   c    A    

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen A  dd  e ee  da e de a DcddD d

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 3 0
HİKÂYE 3 3 0 100
ŞİİR 6 1 5 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 3 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 4 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 4 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 3 0
GAZLAR 6 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 5 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BULUT 557 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,92 6,91 9,64

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,46 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,31 2,10 2,30

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,71 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 9,08 6,03 7,86

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,48 0,20 3,92

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,56 0,27 0,83

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,40 0,29 0,87

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 1,23 0,86 1,72

TYT Fen 30 2 2 1,50 5 2,19 1,43 3,41

Toplam: 120 31 29 23,75 20 21,67 14,56 24,83

TYT Türkçe BeCbabCCBABEaCCdEc Ba caB EBcb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal acBeCDdAEeD DBabdcedBEDABd cDd

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik                          e    

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen                 C   b D    b  

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 1 3 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 3 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 6 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 1 0 17

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 2 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AŞ BÜ 561 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 7 15 3,25 11 2,98 6,03 7,86

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,27 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,19 0,29 0,87

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,50 0,86 1,72

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 0,67 1,43 3,41

Toplam: 120 18 28 11,00 9 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe aeBEec A DB  b CdbEB  CdDb bde

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal  add a eAE Ccb ddDcDcca cE c B

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Fen c                      D      

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 2 33
HİKÂYE 3 0 1 0
ŞİİR 6 3 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 4 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ER KO 550 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 11 -1,75 -6 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 6 9 3,75 13 2,98 6,03 7,86

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 -0,08 0,20 3,92

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,02 0,27 0,83

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,29 0,87

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,50 0,86 1,72

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 0,67 1,43 3,41

Toplam: 120 8 28 1,00 1 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe c  ca ae   a          Acd dde 

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  dBDb dd dD  B e c  a    B c E

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik         c      c       a  e   

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen e      a c     d            B 

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 6 1 1 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 1 4 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 2 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 3 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜ SA 182 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 2,98 6,03 7,86

Toplam: 120 22 20 17,00 14 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe cACeb eCcd EC CAEcaBD Aecb Be 

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  A  ae AE DED   bEC  E dad dDd

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 2 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 2 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 1 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 1 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İS ER 156 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -0,08 0,20 3,92

Toplam: 120 3 27 -3,75 -3 7,46 14,56 24,83

TYT Matematik eebaaeabdaBcbeeecebcccebecbbCB

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 27 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MU AK 88 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 3,90 6,91 9,64

Toplam: 120 6 6 4,50 4 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe BeCcaDdCBcBc                  

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 6 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ON KO 121 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 8 6 6,50 22 2,98 6,03 7,86

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,08 0,20 3,92

Fizik 10 2 4 1,00 10 -0,02 0,27 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,19 0,29 0,87

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,50 0,86 1,72

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 0,67 1,43 3,41

Toplam: 120 25 27 18,25 15 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe aACAaDdCBdBEC C ccb   ADBdaecb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal   de D A d       EC eE  BcA aE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik      B a            b         

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen ebeB   a A          b  Eb e   

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 0 2 0
ŞİİR 6 2 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 2 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 0 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 2 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 3 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ CE 118 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 5 1,75 6 3,90 6,91 9,64

Toplam: 120 3 5 1,75 1 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe eedEAB    eb                  

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
ŞİİR 6 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ ER 102 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 15 2,25 8 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 5 12 2,00 7 2,98 6,03 7,86

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,27 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,19 0,29 0,87

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,50 0,86 1,72

TYT Fen 30 0 3 -0,75 -3 0,67 1,43 3,41

Toplam: 120 11 30 3,50 3 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe adCebe C  d CdCddc     ccAaBea

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal c d   e  db DB cbcC BE   abc b

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Fen                      c    ba  

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 1 1 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 2 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 3 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PO ER 109 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 15 0,25 1 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 0 6 -1,50 -15 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 4 8 2,00 7 2,98 6,03 7,86

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,08 0,20 3,92

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,27 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,19 0,29 0,87

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,50 0,86 1,72

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 0,67 1,43 3,41

Toplam: 120 10 25 3,75 3 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe   ccece     dE C d  cBCdeaebcd

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal  EABD       aee a da      cc  

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik a  c                          

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen                      B D      

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 1 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 0 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 4 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RE  GÜ 99 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 0 10 -2,50 -25 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 2,98 6,03 7,86

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 -0,08 0,20 3,92

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,02 0,27 0,83

Kimya 10 4 6 2,50 25 0,19 0,29 0,87

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,50 0,86 1,72

TYT Fen 30 9 21 3,75 13 0,67 1,43 3,41

Toplam: 120 30 90 7,50 6 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe aBcdeabAdeadAcceadaBcdeCDabbAd

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal bacdaeeceaadEbceebceBccdaEDBdd

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik abcDeabCdEabcDeaBcdEabCdeAbCde

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen eDcbabcdedCbAbcdeDCbaBCDedcbAb

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 3 0
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 1 5 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 7 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 3 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 6 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 21 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 9 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 6 2 4 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 6 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VE US 103 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 2,98 6,03 7,86

Fizik 10 1 0 1,00 10 -0,02 0,27 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,19 0,29 0,87

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,50 0,86 1,72

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 0,67 1,43 3,41

Toplam: 120 22 19 17,25 14 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe  eBE Bebdca AE C CaBc Ca Ece B

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEABD D d d Eb d   D d  aEDab 

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Fen    C                          

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 2 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 0 67
ŞİİR 6 0 5 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 6 0 86

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 3 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 0 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA BÜ 201 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 3,90 6,91 9,64

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,10 1,28 3,04

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,90 2,10 2,30

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,38 2,04 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,60 0,60 1,34

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 2,98 6,03 7,86

Toplam: 120 15 29 7,75 6 7,46 14,56 24,83

TYT Türkçe DeBcece  c  dd C CcaccCC EcCde

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal ddAce Da EddEbcaaDa BA    e  d

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 0 2 0
ŞİİR 6 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 4 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 6 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 0 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 1 0
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